COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N. 154 DEL 16,/06/2017

Visto il provvedimento sindacale n. 159/2015 di nomina di questo Responsabile di Servizio
Visto l'allegato A2 al D1 118/2014, punto 6
Visto il Vigente Regolamento comunale di Contabilitc;
Visto l'art. 3, comma 4 del D.L. 118/2014;
visto l'art. 17-ter Del DPR 633/1972:
Visto l'art. 16 bis della Legge 2,/2009
RICHIAMATA la determinazione NUMERO 53/2017 DI CUI ALLIMP. NUMERO 128/2017 ASSUNTO AL CAPITOLO
1033/2/U1010102999 DEL BILANCIO UNICO DI PREVISIONE 2017 /2019, ESERCIZIO 2017 AVENTE AD OGGETTO
RIMBORSO SPESE TRASFERTA DIPENDENTE DEL COMUNE DI BERGEGGI IN DISTACCO NEL COMUNE DI ALTARE;
DATC ATTO che per il periodo DICEMBRE 2014-MAGGIO 2017 ha effettuato 29 giomi di presenza (prospetto di
calcolo agli atti);
che per tale motivo si liquida la socmme totale di ewuro 213,40 (calcolo basato sul costo uso mezzi pubblici)
scadenza del credito: 31/12/2017

Si attesta
l'esigibilitd dell'obbligazione assunta a sequito di verifica della regolarita della prestazione resa in corso esercizi
2017, la rispondenza al prezzo convenuto |, ai termini ed alle altre condizioni pattuite ALL‘atto dell’ impegno, la
conformita alla legge dei documenti contabili prodotti:
Pertanto

Determina
di Liquidare la somma di euro 213,40 mediante le Modalitd di pagamento bonifico, trasmettendo il presente atto
per l'emissione del relativo ordinativo di pagamento da imputarsi al capitole di spesa 1033/2/U1010102999 del
Bilamcio Unico di Previsione Anno 2017/2019, esercizio 2017.
Di dare atto che la fattispecie oggetto della fornitura non & soggeita ad iva ai sensi dell'art. 74 del D.P.R. 633/1972
Di dare atto che non vi & obbligo di acquisizione DURC. -
Altare, 16/06/2017 IL RESPQ
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

VISTO di regolarita contabile di cui all'art. 151 Dlgs 267/2000 di copertura finanziaria

Altare 2.6‘ b\ G F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZI
Daniela FORTUNATO

ESTREMI MANDATO DI PAGAMENTO:M}\{—

Certificato di pubblicazione al n 29)1' /2017

La presente determinazione, al fine della pubblicita sugli atti e della trasparenza dell'azione
amministrativa & stata pubblicata all'albo pretoric Comunale on-line del Comune sul sito

vwwr.comune . altare sv.it, come previsto dall’art. 32 comma 1 della Legge 69/2009 per rimanervi
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TRASFERTA MAZZUCCHELLI MAURO DICEMBRE 2016- MAGGIO 2017
PERCORSO BERGEGGI - ALTARE ANDATA E RITORNO
MEZZO TIPO TRENO
COSTO VIAGGIO SINGOLO TRATTA BERGEGGI ALTARE EURO 3,60
MESE GIORNI DI PRESENZA LUOGO WETHL MRG0 VIAGGI IMPORTC A
PUBBLICO RIMBORSO
dic-16 2 Altare 3,6 4 14,4
gen-17 6 Altare 36 12 43,2
feb-17 7 Altare 3,6 14 50,4
1 Genova 5.9 2 118
mar-17 6 Altare 3.6 12 43,2
apr-17 4 Altare 3,6 8 28.8
mag-17 3 Altare 3,6 6 216
2134

m

VIA RESTAGNO 2 - 17014 ALTARE - P.1.: 00328650098- telefono 01958005 - fax 01958071
email:ragioneria@comunealtare.it Pag. 2




Ufficio Rg&ioneria - Comune di Altare

Da: Urbanistica edilizia privata demanio <b.ut@comune.bergeggi.sv.it>
Inviato: lunedi 26 giugno 2017 14:40

A: Ufficio Ragioneria - Comune di Altare

Oggetto: Re: IBAN NON CORRETTO

CIAO SIMONA TI RIMANDO IBAN d eutsche bank Savona
ciao

IT 93D0310410600000000822410

From: Ufficio Ragioneria - Comune di Altare
Sent: Monday, June 26, 2017 2:27 PM

To: b.ut@comune.bergeqai.sv.it

Subject: IBAN NON CORRETTO

CIAO MAURO
OGGI HO PROVATO A PAGARTI LE SPESE TRASEERTA MA INSERENDO IL CODICE IBAN CHE MI HAI DATO , IL PROGRAMMA M| DICE CHE E’ ERRATO.

PUOI VERIFICARE UN ATTIMO..?
GRAZIE MILLE



Ufficio Ragioneria - Comune di Altare

%

Da: Urbanistica edilizia privata demanio <b.ut@comune.bergeggi.sv.it>
Inviato: martedi 13 giugno 2017 08:27

A: Ufficio Ragioneria - Comune di Altare

Oggetto: Re: liquidazione da firmare

Ciao Simona ti invio il mio Iban come conco‘r::iatq verbalmente:
Deutsche Bank Savona :1T93D031041060000000082410

Grazie
Mauro

From: Ufficio Ragioneria - Comune di Altare

Sent: Wednesday, May 03, 2017 1:55 PM

To: b.ut@comune.bergeggi.sv.it

Subject: liquidazione da firmare

Ciao Mauro

Ti chiedo cortesemente si firmami la liquidazione che ti allego in copia

Se puoi inviamela subito appena vedi mail.

Ciao

Simona

....Si tratta di VILLA costruzioni



