URGENTE

COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N. 112 DEL 05/05/2016

VISTO IL PROVVEDIMENTO SINDACALE DI NOMINA N. 158/2015

Visto I'art. 184 del Dlgs267/2000;

Visto I'allegato A2 al D.l. 118/2014, punto 6

Visto il Vigente Regolamento comunale di Contabilita;

Visto l'art. 3, comma 4 del D.L. 118/2014;

visto l'art. 17-ter Del DPR 633/1972;

Visto l'art. 16bis della Legge 2/2009

RICHIAMATI i seguenti documenti:

a) Verbale di sopralluogo del 29/04/2016 rilasciato dal locale Comando Vigili urbani per consegna area denominata
Area Pic nic in Loc Lipiani ai richiedenti Confederazione Unitaria di Base ;

b) Copia di avvenuto bonifico a favore di questo ente della somma di euro 1000,00 richiesta secondo regolamento a
titolo di deposito cauzionale per I'uso dell’area sopra indicata;

¢) Verbale di sopralluogo del 02/05/2016 rilasciato dal locale comando vigili Urbani attestante le condizioni dei
luoghi concessi in uso a seguito dello svolgimento del raduno e da cul si evince che non sono state riscontrate
anomalie;

d) Posta e-moil con cui la Confederazione informa gli Uffici, in merito alle coordinate bancarie su cui effettuare il
bonifico a titolo di restituzione cauzione;

Tutto cid premesso

Atteso che la somma di euro 1000,00 & stata incassata in apposito capitolo di entrata Servizi conto terzi e

contestualmente si é provveduto ad impegnare lo stesso importo per la restituzione

scadenza del credito: 2016

OPERAZIONE NON SOTTOPOSTA Al VINCOLI DI TRACCIABILITA' COMUNALE

Si attesta

I'esigibilita dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolaritd della prestazione resa in corso esercizi

2016, la rispondenza al prezzo convenuto , ai termini ed alle altre condizioni pattuite ALL'atto dell’ impegng, la

conformita alla legge dei documenti contabili prodotti;

Pertanto

Determina

di Liguidare la somma di euro 1000 mediante le Modalita di pagamento BONIFICO trasmettendo il presente atto

per I'emissione del relativo ordinativo di pagamento , da imputarsi al capitolo di spesa U.7.02.04.02.001/14004

COMPETENZA del Bilancio di Previsione Anno 2016, in corso di redazione.

Di dare atto che 'operazione di che trattasi non é sottoposta a regime IVA;

(& C) secondo il dettato di cui
Draindicate spettanze.

Altare, 05/05/2016 IL RESP(Q

Visto 'art; 58 del D.L. 118/2014.

ESTREMI MANDATO DI PAGAMENTO_ 549 :DGL Q\ 1~m

F.TO IL RESPON! DEI} SERVIZIO o
Daniela FORTU
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COMUNE DI ALTARE

PROVINCIA DI SAVONA
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\AUFPICIO RAGIONERIA SEDE

UFFICIO COMMERCIO SEDE

Oggetto: Rlchlesta di utilizzo area attrezzata loc.Lipiani area pic-nic th ...... /{ ..... 5 . /{ ........

Vistala comunicazione delQQ_ Q)"H!L“’LMGWQ’M u \R%Q. Aﬂ 564& C")’ ) E 9&,3

riguardante 1'ntilizzazione area pic-nic;

con la presente si comunica che in data 2 5 l
sopralluogo presso 1'area Pic-Nic con il Sig.!.........
non si & riscontrata nessuna anomalia.

4
.......... _glle ore Cg /l ..... si & effettnato

50 lawgﬁ.%\r/’ e
Si é riscontrato : -

..........................................................................................................................................................
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Comune di Altare - Ufficio Tributi

Da: Comune di Altare - Ufficio Tributi [tributi@comunealtare.it]

Inviato: mercoledi 27 aprile 2016 9.47 .

A: ; ‘fmocco@libero. it ey
AT

Oggetto: R: iban allca cub

Buongiorno a Lei Sig. Mocco, ho bisogno della quietanza/ricevuta della cauzione che avete versato, cosl, dopo che i
Vigili avranno effettuato il soprailuogo, potro rilasciarle la concessione per I'uso dell’area pic nic.

Cortesemente mi risponda e/o mi chiami cosi regolanzzuamo il tutto.

Saluti.

Carla Denegri .

Da: fmocco@libero.it [mailto:fmocco@libero.jt]
Inviato: mercoledi 27 aprile 2016 0.55
A: Comune di Altare - Ufficio 'lfributi

Cc: malpschi@alice.it
Oggetto: iban allca cub

Gentilisstma Denegri Carla, .. —— .
rL’ lmporto versato potra essere. restituito.sul Conto Corrente Postale n° 67959098 cod. IBAN IT97.C 0 076 01 10 6000f0006 s
+-7959 098’ intestato a ASSOCIAZIONE 1 LAVORATRIC[ LAVORATORI CHIMICIE AFFINLA.LL.C.A., aderente alla
CONFEDERAZIONE UNITARIA DI BASE .C.U. B.
Prenderd contatti con la Polizia Municipale al fine di concordare per i sopral]uogh1.
Cordialita
----Messaggio originale----
Da: Comune di Altare - Ufficio Tributi <tributi@comunealtare.it>
Data: 21/04/2016 10.11
A: <fmocco@libero.it>

Ogg: Versamento cauzione

Buongiorno, con la presente la invito a contattare nell’immediatezza il Comando Polizia Locale per
concordare date e orari dei sopralluoghi presso 1’ Area Pic Nic di Altare, che la Confederazione Unitaria di
Base utilizzera il giorno 1° maggio 2016.

Comunico il nostro codice Ibanper versamento della cauzione di € 1.000,00: IT 31 F 0617 5492 8000 0004
000690

Cortesemente mi comunichi al piit presto il vostro codice Iban, sul quale andare a riversare la cauzione, a
fine manifestazione.

Cordiali saluti.

Ufficio Commercio - Denegri Carla
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Benvenuto MAURIZIO

https://bancopostaimpresaonline. poste.it/bpiol/BXS.do?method=hom...

HOME | CAMBIO PASSWAORE | ESCI

Ultimo accesso: 27/04/2016 07:47:18

Operatore: LSCMRZS5T231480) Azlenda: 0031052315 - A.LL.C.A. CUB ASSOCIAZIONE LAVORATRICI E LAVORATOR  Codice SIA: BSWEC  Codice CUC: SIABSWEC

GESTIONE

Fastagre online

Banmpostaim resa 7 ‘ER‘JIZI‘ ’ o
gnlm.@ INFORSATIVE 3 LQuiprTar | CAGAMENTT INCASSE BOLLETTING
Roabo domaidiate Seiegni wiimati Banfics & aglia maene Fi4 Banlfici , Impartaeni

PAGAMENTI /BONIFICI/SEPA CREDIT TRANSFER XML /BONTFICT XML
Azlenta: 031052315 - Codice STA: Null
Caord. Conto: §7604 10600 67559098 - Deserinione: - Divisa: EUR

FUNZIONI

CARTE - GEHERALT

Mittente Fislco

LI C A, CUB ASSOCIAZIONE LAVORATRIC
| LAVORATORI CH TRICTE panca propanente

ISIABSWEC Emittente identificative

* b KAk Fie Sl

Nome mittente fisico

'Eldentiﬁcaﬁ\ia

Dati Distinta

LT 0 Lt e NS G 8 1 g,

M AP e RS s 1 ol

Metodo pagamento pon]ﬁgo con esitc a ordinante - Addebito cumulato

:Message id 14617362823152IFDDEF - s Data creazione msg 27/04/2016 ©7:55:22

Codice Iivello servizio SEPA

ALLC.A, CUB A 4
D:a:a esecuzlone“ . _ 27/04/2016 Nome c_lebimre . ) LAVOE!ATOCRL; CHSSDCIAZIDNE LAVORATRICE £
iCodice Fiscale/P. IVA 92081160092 Emittorg iddebitore _ GADE ..
ilhan debitore  IT97CO760110600000067955098 Bic banca debitore i
Codice: banca debltore 107601 Nome debitore effettiva - i
]dent org id debltore effettivo Emitt org id debitore effettive w‘
;_.N:alﬂone debitore effettive ’ Tipologla commission! SLEV Ordinante :
‘Iban commissioni ) Distinta lipianilé "
. I T A Qe AT Ayt ST I, 3 pes

Datl Principali Disposizione N

i1 A - Igantificativo end to'end  ,1461735165219216QDEF "%
“Trasferibilith assegno ) Codice comunita MP
.Codice categoria (IS0} Benus o _ jCategoria Non Codificata __
Tmporta (EUR) 1.000,00 Dvisa EUR s
?Tipo assegno Bic banca (Paesi non SEE) 3
%Nome creditore comune altare uff tributi Iban ereditore IT31F0517549280000004000650 :
‘Finalit Transazione B Finakita Nen Codificata
;Inf.;rmaz. Riconciliszione .

27/04/2016 07:53



%nti OnLine

BANCA CARIGE

Pagina 1 di 1

100 - £.9.02. 440 00]

e TR

B nETy

@,  Home P
g, e, - -

e Bilancio 13:8/21 >

T

Mandati
Provvisori entrata
Provvisori uscita

ef. InéassiVari--"»
R et

o, . Flussi, .7

Operatore ID400301 Esercizio 2016 Ente 0004003 - COMUNE DI ALTARE

Sospes| entrata

- dettaglio

Provvisorio: 356 Conto:1 ORDINARIO

Anagrafica

Codice fiscale/P.IVA
Indirizzo

CAP

Localita

Importo provvisorio
Importo da regolarizzare
Descrizione bolle
Importo bollo

Descrizione spese

Importo spese
Codice causale

Causale

Data carico

Data reqgolarizzazione
Data valuta

Modalitd di pagamento
Imputazione
Coordinate bancarie
Numero ricevuta
Numero ricevuta storno

BONIFICO DA A.LL.C.A. CUB ASSO

1,000,00
1.000,00
ESENTE BOLLI
0,00

. N ESENTE
Descrizione commissieni SPESE

0,00
000

BONIFICO DA A.LL.C.A, CUB ASSOCI
146173616521921EQDEF

28/04/2016
28/04/2016
INCASSI DIVERSI
FRUTTIFERE

505

Elenco regolarizzazioni

https://www.gruppocarige.it/TesoWebSign/SeLogin?1461910304779

29/04/2016



COMUNE Dl ALTARE

A PROVINCIA DI SAVONA
- Altare, Z? 4 /Z
Y \
UFFICIO RAGIONERIA SEDE
UFFICIOC COMMERCIOQ SEDE
Oggetto: Richiesta di utilizzo area attrezzata loc.Lipiani area pic-nic de ...... : /{ ...... 5 . /{ ........

Vista. la comunicazione deile. QO*J“LLM%Q’MUM\‘%Q(J';E)W@V) EZJAS

riguardante I'ntilizzazione area pic-nic; :
con la presente si comunica che in data Zj L. /é_ allg ore 87};775‘ si & effettunato
sopralluogo presso l'area Pic-Nic con il Sig.. 1 ( L‘{E‘WG‘ .......................................... , e

non si & riscontrata nessuna anomalia.

Si & rscontrato :

ey z
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