COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N. 14 DEL 19/01 /2021

REGISTRO GENERALE NUMERO 3{ DEL | {{ /0’( (’28’)2 1

Visto I'allegato A2 al D.1. 118/2014, punto 6
Visto I'art. 184 del D.Ilgs. 267/2000
Visto il Vigente Regolamento comunale di Contabilitcr;
Visto I'art. 3, comma 4 del D.L. 118/2014;
visto l'art. 17-ter Del DPR 633/1972;
VISTO il provvedimento sindacale di nomina numero 3153/2019
RICHIAMATA la propria det. N29/2020 con cui si assumeva impegno di spesa n 55/2020 al
cap... 1005-U.1.03.02.17.999 del redigendo bilancio di Previsione 201/2023, in corso di
predisposizione, gestione RP 2020 mantenuti
Visti i documenti contabili del CAAF CGIL, prot. 222 del 13/01/2021, per totali € 15,00 iva
compresa e del CAAF ACLI, prot. 230 del 14/01/2021, per totali € 45,75 iva compresa, dai
quali si evince che l'importo dovuto & pari ad euro 60,75;

Si attesta
l'esigibilitét dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarita della prestazione
resa in corso esercizi 2020 , la rispondenza al prezzo convenuto , al termini ed alle altre
condizioni pattuite all'‘atto dell’ impegno, la conformitd alla legge dei documenti contabili
prodotti;
Pertanto

Si esprime parere di regolarita tecnica attestante la regolaritda e la correttezza dell'azione
amministrativa favorevole, ai sensi art. 147-bis comma 1, del vigente D.L.267/2000.

Determina
di Liquidare la somma complessiva di euro 60,75 (Iva compresa) mediante le Modalité di
pagamento indicate ai fini della tracciabilita dei flussi finanziari, trasmettendo il presente
atto per I'emissione del relativo ordinativo di pagamento da imputarsi ai capitoli di spesa di
cui all'allegato prospetto di liquidazione del Bilancio di Previsione Anno 2021/2023 IN
CORSO DI REDAZIONE, GESTIONE RP MANTENUTI ESERCIZIO 2020.
e
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Di dare atto che ITVA, se dovuta, verrd trattenuta al fine del successivo versamento all'erario
direttamente da parte di questa Amministrazione si sensi art. 1 — ¢. 629 lettera b) Legge
190/2014 e del Decreto MEF 23/01/2015;

Di dare atto che e stato acquisito DUCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' contributiva (DURC)
secondo il dettato di cui all'art. 16 bis della Legge 2/2009 al fine di poter procedere alla
liquidazione delle sopraindicate spettanze.

Altare, 19/01 /2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Daniela FORTUNATO
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Comune di Altare - Ufficio Tributi

Da: Comune Altare - Area Finanziaria <areafinanziaria@comunealtare.it>
Inviato: mercoledi 13 gennaio 2021 19:47

A: 'Carla Denegri'; areafinanziaria@comunealtare.it

Cc: ragioneria@comunealtare.it

Oggetto: Dati per fatturazione elettronica servizi CAAF anno 2020

Allegati: Dati per fatturazione elettronica servizi CAAF anno 2020 (1,82 KB)
Carla

Puoi liquidare su imp. 55/2020 determina 29/2020 L‘)/ﬂP /(,005% U ’(03.\\).2 ’H‘qqq
Cig ZB12BAC826

Ciluuuuu

Prot. 0000222 del 13/01/2021

Oggetto: Dati per fatturazione elettronica servizi CAAF anno 2020

oLt Al el A1 [2024

| |

codice archiviazione: 72540

"AVVERTENZE Al SENSI DEL DLGS 196/2003
Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o nel/i file/s allegato/i, sono da considerarsi strettamente riservate. Il loro utilizzo &
consentito esclusivamente al destinatario del messaggio, per le finalita indicate nel messaggio stesso. Qualora riceveste questo messaggio senza esserne il
destinatario, Vi preghiamo cortesemente di darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio stesso, cancellandolo dal Vostro
sistema; costituisce comportamento contrario ai principi dettati dal Digs 196/2003 il trattenere il messaggio stesso, divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad

altri soggetti, copiarlo, od utilizzarlo per finalita diverse."



Comune di Altare - Ufficio Tributi

Da: CAAF CGIL Savona - Amministrazione <amministrazione@caafcgilsv.it>
Inviato: mercoledi 13 gennaio 2021 17:39

A: Comune Altare - Area Finanziaria

Oggetto: Dati per fatturazione elettronica servizi CAAF anno 2020

Buongiorno,

la presente per richiedervi i dati da indicare nella fatturazione relativa all'espletamento del servizio
prestato a favore del Vostro Comune nell'anno 2020, in riferimento alle pratiche Bonus Gas/Energia.
Le pratiche in questione si riferiscono a:

n. 6 pratiche bonus a € 2,50 cadauna per un totale di € 15.

In attesa di quanto richiesto porgiamo cordiali saluti.

Ufficio Amministrazione

CAAF CGIL Liguria Srl

019/8389863

Questa email & stata esaminata alla ricerca di virus da AVG.
http://www.avg.com



Comune di Altare - Ufficio Tributi

Da: Comune di Altare - Ufficio Tributi <tributi@comunealtare.it>

Inviato: giovedi 14 gennaio 2021 09:29

A: Comune di Altare - Ufficio Tributi

Oggetto: Rendicontazione compensi Bonus 2020 in convenzione con Acli Service Savona
Allegati: 2020_Bonus_Gas_Energia_ldrico_Altare.xIsx; Rendicontazione compensi Bonus 2020

in convenzione con Acli Service Savona (25,8 KB)

Comune di Altare
D) Sip A . f
digui ol
Prot. 0000230 del 14/01/2021

Oggetto: Rendicontazione compensi Bonus 2020 in convenzione con Acli Service Savona

codice archiviazione: 72549

"AVVERTENZE Al SENSI DEL DLGS 196/2003
Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o nel/i file/s allegato/i, sono da considerarsi strettamente riservate. Il loro utilizzo e
consentito esclusivamente al destinatario del messaggio, per le finalita indicate nel messaggio stesso. Qualora riceveste questo messaggio senza esserne il
destinatario, Vi preghiamo cortesemente di darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio stesso, cancellandolo dal Vostro
sistema; costituisce comportamento contrario ai principi dettati dal Digs 196/2003 il trattenere il messaggio stesso, divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad

altri soggetti, copiarlo, od utilizzarlo per finalita diverse."

hiskute o 4 jolp 11__




Comune di Altare - Ufficio Tributi

Da: marco frezzati <marco.frezzati@acli.it>

Inviato: mercoledi 13 gennaio 2021 17:01

A: Comune di Altare - Ufficio Tributi

Oggetto: Rendicontazione compensi Bonus 2020 in convenzione con Acli Service Savona
Allegati: 2020 Bonus Gas_Energia_Idrico Altare.xlsx

Buongiorno,
invio quanto in oggetto, restando in attesa degli estremi per la fatturazione elettronica dei servizi resi in

convenzione per I'anno 2020.

Grazie e saluti
Marco Frezzati
CAF ACLI Savona



BONUS GAS ALTARE - dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Codice fiscale Cognome |[Nome Citta Tipo pratica €
KRMZHR64P66Z330T KARIMEDDINEJZAHRA ALTARE] Nuovaistanza | € 2,50
MRZVNC83A61Z140E MIRZA|VERONICA | ALTARE| Nuovaistanza | € 2,50
BRNNLY40L54A226X BRONDI|NELLY ALTARE Rinnovo € 2,50
CSTCLD60M171480T CASTELLANO|CLAUDIO ALTARE Rinnovo € 2,50
RRCTRO78P41Z330) ERRACHIDI|TOURIA ALTARE Rinnovo € 2,50
KKOGZM70A20Z100H KOKA|GEZIM ALTARE Rinnovo € 2,50

imponibile] € 15,00
conival € 18,30
BONUS ENERGIA ALTARE - dal dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Codice fiscale Cognome |Nome Citta Tipo pratica €
RMRVTL80D16Z140Q ERMURACHI|VITALIE ALTARE | Primadomanda | € 2,50
KRMZHR64P66Z330T KARIMEDDINE|ZAHRA ALTARE| Primadomanda | € 2,50

VNNCML53L29H490N VENNERI|CARMELO | ALTARE| Prima domanda | € 2,50
BRNNLY40L54A226X BRONDIJNELLY ALTARE Rinnovo € 2,50

CSTCLD60M171480T CASTELLANOJ|CLAUDIO ALTARE Rinnovo € 2,50

RRCTRO78P41Z330) ERRACHIDI|TOURIA ALTARE Rinnovo € 2,50

KKOGZM70A20Z100H KOKA|GEZIM ALTARE Rinnovo € 2,50
€ 17,50

€ 21,35




BONUS IDRICO ALTARE - dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Codice fiscale Cognome |Nome Citta Tipo pratica €
CSTCLD60M171480T CASTELLANO|CLAUDIO | ALTARE| Primadomanda | € 2,50
KRMZHR64P66Z330T | KARIMEDDINE|ZAHRA ALTARE| Primadomanda | € 2,50

imponibile] € 5,00

conival € 6,10

Riepilogo
ALTARE

Energia) € 21,35
Gas| € 18,30
Idrico| € 6,10
totale | € 45,75
IVA] € 8,25
imponibile | € 37,50




VISTO E ATTESTAZIONE SU DETERMINAZIONE ART. 153,COMMA 5 DLGS 267 /2000

VISTO PER LA REGOLARITA'" CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 153, comma 5, D.Igs. 267/2000.

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE 14/2021
REGISTRO GENERALE N 31/2021

AREA FINANZIARIA
RIF. DET. IMP. 29/2020
BILANCIO UNICO PREV 2021/2023
e  GESTIONE RP MANTENUTI 2020

Si da atto che la copertura finanziaria & assicurata dallo

stanziamento previsto a Bilancio .

Liquidazione
Somma liquidata: EURO 60,75==
Minore spesa /economia Euro
Emissione mandato di pagamento

Il Responsabile del servizio finanziario
Daniela Fortunato

Il Responsabi Finanziario H-Responsabile-del-servizio-finanziario
i aa‘Wto FTO-DIGIFALMENTE Daniela-Fortunato
AV)
]
Atto pubblicato all’Albo pretorio comunale al n. in data

La presente determinazione, al fine della pubblicitd sugli atti e della trasparenza dell’'azione amministrativa €

stata pubblicata all‘albo pretorio Comunale on-line del Comune sul sito www.comune.altare.sv.it, come

previsto dall’art. 32 comma 1 della Legge 69/2009 per rimcmervi affissa quindici gg consecutivi

f.to L'istruttore canministrativo

Simona Patetta




